Beste Peter,

Het ruimen heeft plaatsgevonden op 24/11. Dit betrof de overdracht van de munitieartikelen.
De kosten van de overdracht zijn in de 3¢ factuur opgenomen.

De inzet van de EODD met betrekking tot de ruiming weet ik niet hoe dat gaat.

De EODD doet inzet namens de gemeente. Volgens mij dient de EODD geen kosten in bij de
gemeente.

Inderdaad is de laatste benaming het beste aangezien het over het gehele fabrieksterrein gaat.

e Xella explosievenonderzoek fabrieksterrein (projectnr.339-020).

LESS

Met vriendelijke groet,

Ing. F.G.).E. Lefering (Frank)
Operationeel Manager
bedrijfsbureau ECG

T: 0031 (0)24 6 45 24 09

F: 0031 (0)24 6 45 24 23

M. 06-51369166

E: f.lefering@ecg-group.nl

Berichtenverkeer via e-mail wordt door onze organisatie als informeel aangemerkt.
Aan deze correspondentie kunt u dan ook geen formele rechten ontlenen.
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Van: Kempkens, Peter

Verzonden: woensdag 1 december 2021 12:53
Aan: Frank Lefering

Onderwerp: RE: 339-020 Xella- Bommenregeling
Hallo Frank,

Even voor mij ter informatie:

Betreft dit alleen onderzoek/opsporing of ook daadwerkelijk ruimen van explosieven?

Welke projectnaam kan ik in het raadsvoorstel kan vermelden? In de facturen zie ik nl. 3
verschillenden namen/ omschrijvingen:


mailto:f.lefering@ecg-group.nl

e 3390-20 OCE onderzoek materiaaldepot
e Onderzoek depot
e Xella explosievenonderzoek fabrieksterrein (projectnr.3390-20).

De laatste omschrijving dekt volgens mij het best de lading denk ik. Graag even een reactie.

Er info: Het besluit over (al dan niet) toekennen van de uitkering ontvangt de gemeente in mei 2022.

Met vriendelijke groet,

Peter Kempkens | planeconoom/projectleider, team Ruimtelijk Domein | Gemeente Echt-Susteren
Postadres Postbus 450, 6100 AL Echt | Bezoekadres Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt
T (0475) 478 478 | E p.kempkens@echt-susteren.nl | W www.echt-susteren.nl

Aanwezig op: maandag t/m donderdag

Van: Frank Lefering [mailto:F.Lefering@ecg-group.nl]
Verzonden: woensdag 1 december 2021 12:41

Aan: Kempkens, Peter

CC: Parren, Richard

Onderwerp: RE: 339-020 Xella- Bommenregeling

Beste Peter,

Bijgaand de facturen betreffende de O00-werkzaamheden bij Xella.

Voor de nog komende werkzaamheden in 2022 zullen we na het gereedkomen van de
opsporingswerkzaamheden wederom dan de facturen inzenden.

Graag ontvang ik bericht t.z.t. omtrent de restitutie aan Xella. Dan kan ik een en ander weer verder
met hen afstemmen.

Hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

LESS

Met vriendelijke groet,

Ing. F.G.).E. Lefering (Frank)
Operationeel Manager
bedrijfsbureau ECG

T: 0031 (0)24 6 45 24 09

F: 0031 (0)24 6 45 24 23

M. 06-51369166

E: f.lefering@ecg-group.nl

Berichtenverkeer via e-mail wordt door onze organisatie als informeel aangemerkt.
Aan deze correspondentie kunt u dan ook geen formele rechten ontlenen.


mailto:p.kempkens@echt-susteren.nl
http://www.echt-susteren.nl/
mailto:F.Lefering@ecg-group.nl
mailto:f.lefering@ecg-group.nl

‘i. nederiand ‘
o <o neutras! - COETITIITD

Van: Kempkens, Peter <P.Kempkens@echt-susteren.nl>
Verzonden: woensdag 1 december 2021 10:04

Aan: Frank Lefering <F.Lefering@ecg-group.nl>
Onderwerp: RE: 339-020 Xella- Bommenregeling

Hallo Frank,

Zoals je wellicht weet zijn voor de aanvraag ‘bommenregeling’ alleen de gemaakte kosten van
belang.

Een kostenraming is niet van belang. Ik moet dus een overzicht hebben van gemaakte kosten.
In die zin is het dus een uitdraai maken van (betaalde) facturen.

Wat aan te maken kosten (lees raming) nog komt kan in een volgende aanvraag (2023) mee worden
genomen.

Dit ter info.
Met vriendelijke groet,
Peter Kempkens | planeconoom/projectleider, team Ruimtelijk Domein | Gemeente Echt-Susteren

Postadres Postbus 450, 6100 AL Echt | Bezoekadres Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt
T (0475) 478 478 | E p.kempkens@echt-susteren.nl | W www.echt-susteren.nl

Aanwezig op: maandag t/m donderdag

Van: Frank Lefering [mailto:F.Lefering@ecg-group.nl]
Verzonden: woensdag 1 december 2021 09:50

Aan: Kempkens, Peter

Onderwerp: RE: 339-020 Xella- Bommenregeling

Beste Peter,

De bal ligt nu nog even bij Xella.

Ik heb Richard Parren twee weken geleden de overzichten toegezonden en een kostenraming.
Zij dienen hun kosten nog in de raming op te nemen.

Hierna zou het rond moeten zijn en kan het bij je ingediend worden.

Vanmorgen heb ik naar aanleiding van je mail Richard Parren nogmaals gemaild.
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( ECG

BEFLOEI ELEABRANCE QESTF

Met vriendelijke groet,

Ing. F.G.J.E. Lefering (Frank)
Operationeel Manager
bedrijfsbureau ECG

T: 0031 (0)24 6 45 24 09

F: 0031 (0)24 6 45 24 23

M. 06-51369166

E: f.lefering@ecg-group.nl

Berichtenverkeer via e-mail wordt door onze organisatie als informeel aangemerkt.
Aan deze correspondentie kunt u dan ook geen formele rechten ontlenen.
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Van: Kempkens, Peter <P.Kempkens@echt-susteren.nl>
Verzonden: woensdag 1 december 2021 09:32

Aan: Frank Lefering <F.Lefering@ecg-group.nl>
Onderwerp: RE: 339-020 Xella- Bommenregeling

Hallo Frank,

Ik wil even de stand van zaken navragen over onderstaand.

Eind volgende week wil ik graag het raadsvoorstel afronden zodat we dit tijdig in kunnen dienen.
Graag even een reactie hoe e.e.a. er voor staat en wanneer ik een van jullie de gemaakte kosten kan

verwachten.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Peter Kempkens | planeconoom/projectleider, team Ruimtelijk Domein | Gemeente Echt-Susteren

Postadres Postbus 450, 6100 AL Echt | Bezoekadres Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt
T (0475) 478 478 | E p.kempkens@echt-susteren.nl | W www.echt-susteren.nl

Aanwezig op: maandag t/m donderdag


mailto:f.lefering@ecg-group.nl
mailto:P.Kempkens@echt-susteren.nl
mailto:F.Lefering@ecg-group.nl
mailto:p.kempkens@echt-susteren.nl
http://www.echt-susteren.nl/

Van: Frank Lefering [mailto:F.Lefering@ecg-group.nl]
Verzonden: donderdag 21 oktober 2021 10:48

Aan: Kempkens, Peter

CC: Theo Derks; Parren, Richard

Onderwerp: RE: 339-020 Xella- Bommenregeling

Beste Peter,

Goed om te lezen dat de gemeente meewerkt aan de regeling.

Begin november plannen wij een afspraak met Richard Parren van Xella om alle zaken door te
nemen.

Hierna zullen wij zorgen dat we een opstelling maken van de reeds gemaakte kosten en de nog te
maken kosten en deze tijdig bij je indienen.

Alvast bedankt.

( ECG

EEFLOEIS ELEABANCE QESTF

Met vriendelijke groet,

Ing. F.G.).E. Lefering (Frank)
Operationeel Manager
bedrijfsbureau ECG

T: 0031 (0)24 6 45 24 09

F: 0031 (0)24 6 45 24 23

M. 06-51369166

E: f.lefering@ecg-group.nl

Berichtenverkeer via e-mail wordt door onze organisatie als informeel aangemerkt.
Aan deze correspondentie kunt u dan ook geen formele rechten ontlenen.

( 'l. nederland
=~ § co:neutraal
J 1 d

Van: Kempkens, Peter

Verzonden: donderdag 21 oktober 2021 10:44
Aan: Frank Lefering

CC: Theo Derks

Onderwerp: RE: 339-020 Xella- Bommenregeling

Hallo Frank,


mailto:F.Lefering@ecg-group.nl
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We hebben recent de kalender van de raadsvergaderingen van volgend jaar ontvangen. Om tijdig de
aanvraag (voor 1 april 2022) in te dienen moeten wij naar de raadsvergadering van februari 2022.
Hiervoor moet ik de stukken voor medio december indienen.

Daarom het verzoek om mij begin december (ipv begin januari) jullie stukken / facturen aan te
leveren.

Gemaakte kosten na december 2021 kunnen in de volgende ronde worden meegenomen.

Met vriendelijke groet,
Peter Kempkens | planeconoom/projectleider, team Ruimtelijk Domein | Gemeente Echt-Susteren

Postadres Postbus 450, 6100 AL Echt | Bezoekadres Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt
T (0475) 478 478 | E p.kempkens@echt-susteren.nl | W www.echt-susteren.nl

Aanwezig op: maandag t/m donderdag

Van: Kempkens, Peter

Verzonden: dinsdag 12 oktober 2021 08:05
Aan: 'Frank Lefering'

CC: Theo Derks

Onderwerp: RE: 339-020 Xella

Hallo Frank,

Vooralsnog hou ik me hiermee bezig. Aanvragen van derden, uiteraard binnen onze
gemeentegrenzen, nemen wij bij de aanvraag voor de bommenregeling ook (op verzoek) mee.

Het verzoek hiervoor dient begin volgende jaar te worden gedaan.

Met vriendelijke groet,

Peter Kempkens | planeconoom/projectleider, team Ruimtelijk Domein | Gemeente Echt-Susteren

Postadres Postbus 450, 6100 AL Echt | Bezoekadres Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt
T (0475) 478 478 | E p.kempkens@echt-susteren.nl | W www.echt-susteren.nl

Aanwezig op: maandag t/m donderdag

Van: Frank Lefering [mailto:F.Lefering@ecg-group.nl]
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 14:53

Aan: Kempkens, Peter

CC: Theo Derks

Onderwerp: 339-020 Xella

Beste Peter,

Voor een project op het terrein van Xella ben ik op zoek naar de contactpersoon van Openbare Orde
en Veiligheid of een andere collega
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welke gaat over de suppletieregeling (bommenregeling).
Kan je mij hier aan helpen?

( ECG

BEFLONIYE SLEANANCE GEOUP

Met vriendelijke groet,

Ing. F.G.J.E. Lefering (Frank)
Operationeel Manager
bedrijfsbureau ECG

T: 0031 (0)24 6 45 24 09

F: 0031 (0)24 6 45 24 23

M. 06-51369166

E: f.lefering@ecg-group.nl

Berichtenverkeer via e-mail wordt door onze organisatie als informeel aangemerkt.
Aan deze correspondentie kunt u dan ook geen formele rechten ontlenen.
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